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Da: lorio Emanuela <e.iorio@aifa.gov.it>
Inviato: mercoledi 22 novembre 2023 13:46
A: Perulli Maria Grazia <m.perulli@aifa.gov.it>
Cc: Cugini Raffaella <R.Cugini@aifa.gov.it>
Oggetto: R: revisione prezzi ALFA FCM

Carissime,

confrontando le fatture di Vigna Stelluti, ho tentato di verificare ulteriormente I'aumento.

Ho preso come voce guida il coffee break contenuto nella Fattura 1023 del 2022 (nello specifico, quello per il CDA, ultima riga).
Questo coffee break & stato organizzato per 6 persone e Vigna Stelluti lo ha quotato 51 euro totali, quindi 8.50 per persona.

Nella Fattura 831 del 2023 Vigna Stelluti, invece, quota la stessa tipologia di servizio per un numero maggiore di partecipanti, 30: il
totale in questo caso & 390 euro totali, quindi 13 euro per persona.

Diciamo che questa voce sembra rendere piu evidente di altre i motivi della richiesta di aumento da parte di ALFA.

Sono a disposizione per ulteriori approfondimenti

Un abbraccio

Emanuela

Da: lorio Emanuela <e.iorio@aifa.gov.it>
Inviato: lunedi 20 novembre 2023 13:22

A: Perulli Maria Grazia <m.perulli@aifa.gov.it>
Cc: Cugini Raffaella <R.Cugini@aifa.gov.it>
Oggetto: R: revisione prezzi ALFA FCM

Carissime,

mi scuso per il tempo impiegato.

In allegato la nota firmata.

Un abbraccio e grazie come sempre!
Emanuela

Da: Perulli Maria Grazia <m.perulli@aifa.gov.it>
Inviato: giovedi 2 novembre 2023 08:32

A: lorio Emanuela <e.iorio@aifa.gov.it>

Cc: Cugini Raffaella <R.Cugini@aifa.gov.it>
Oggetto: |: revisione prezzi ALFA FCM

Cara Emanuela, sei riuscita a comparare i costi delle nuove fatture inoltrate dal fornitore?
Ti allego anche la nota a tua firma con le parti in giallo da inserire.
Fammi sapere

grazie mille

MG

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACD
e S — e ————

Avv. Maria Grazia Perulli
Ufficio attivita negoziale e gestione del patrimonio
Via del Tritone, 181 - 00187 Roma - Tel. 06.59784552

Questa e-mail puo contenere informazioni riservate o comunque tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice Privacy) ed é
rivolta unicamente al/i soggetto/i cui é indirizzata. La riproduzione, la diffusione e I'utilizzo non autorizzati o da parte di persone
diverse dal legittimo destinatario delle informazioni in essa contenute sono proibiti ed illegittimi. Nel caso abbiate ricevuto
questa e-mail per errore, vogliate cortesemente cancellaria. Grazie.
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This e-mail contains information that may be privileged, confidential or otherwise protected from disclosure pursuant to the
provisions set forth by Legislative decree no. 196/2003 (Privacy Code) and is intended only for the addressee(s). Unauthorizea
copying, dissemination or use of the information herein or by anyone other than the intended recipient are prohibited and may
be unlawful. If you have received this e-mail by mistake, please delete it. Thank you

Da: brebecchini@gmail.com <brebecchini@gmail.com>

Inviato: mercoledi 25 ottobre 2023 12:45

A: lorio Emanuela <e.iorio@aifa.gov.it>

Cc: Cordova Luisa <l.cordova@aifa.gov.it>; Perulli Maria Grazia <m.perulli@aifa.gov.it>; Cugini Raffaella
<R.Cugini@aifa.gov.it>; Ufficio Stampa Aifa <ufficiostampa@aifa.gov.it>; 's bianchi' <s.bianchi@alfafcm.com>
Oggetto: I: revisione prezzi ALFA FCM

Gentile Emanuela,
ecco le fatture che siamo riuscite a trovare con servizi simili realizzati nel 2022 e in questi ultimi mesi.

In allegato, troverai la fattura n. 1023 nella quale sono riportate le forniture catering dello scorso dicembre
(2022).

La prima voce: coffee break e pranzo del 13 dicembre si riferisce a n. 2 coffee e n. 1 lunch per 10 ospiti per un
totale di 470,00 €.

Coffee 8,50 x 10 = 85,00

Coffee 8,50 x 10 = 85,00

Lunch 30,00 x 10 = 300,00

Le fatture n.703 e 831 invece, si riferiscono a dei servizi svolti durante I'anno in corso (2023)
Fatt. 703: pranzo per 9 persone a € 30,80 cad, per un totale di € 278,00

Fattura 831: coffee per 30 persone a € 13 cad, totale € 390,00

Spero che dai documenti allegati si evinca 'aumento dei prezzi.

In aggiunta, allego una dichiarazione da parte del nostro fornitore che attesta I'incremento dei costi delle materie
prime dallo scorso anno ad oggi.

Siamo a disposizione per un eventuale nuovo incontro
Cordiali saluti

Beatrice

Beatrice Rebecchini

Amministratore Unico

Alfa FCM Srl

A

Cellulare 3425687271

Tel. +39 06 87758855

Email: brebecchini@gmail.com

Sede operativa: Via Barnaba Oriani 114, 00197 Roma
Sede legale: Viale Mazzini, 6 00195 Roma

www.alfafcm.com

B% Please consider the environment before printing this email.
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Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali e dell’art. 616 c.p., le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate
e sono indirizzate esclusivamente al destinatario indicato, oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario. Qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione
non autorizzata di questo messaggio € vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questa e-mail per errore, vogliate avvertire il mittente al piu presto a mezzo posta
elettronica all'indirizzo brebecchini@gmail.com e distruggere il messaggio.

Da: lorio Emanuela <e.iorio@aifa.gov.it>

Inviato: martedi 24 ottobre 2023 14:19

A: brebecchini@gmail.com; s.bianchi@alfafcm.com

Cc: Cordova Luisa <l.cordova@aifa.gov.it>; Perulli Maria Grazia <m.perulli@aifa.gov.it>; Cugini Raffaella
<R.Cugini@aifa.gov.it>; Ufficio Stampa Aifa <ufficiostampa@aifa.gov.it>

Oggetto: R: revisione prezzi ALFA FCM

Gentilissime,

per poter valutare correttamente la richiesta, come gia anticipato durante la riunione che
abbiamo ospitato in AIFA, abbiamo bisogno di almeno due fatture che siano confrontabili, una
per il 2022 e una per il 2023.

A titolo di esempio riporto quanto suggeritomi dalla collega degli Affari amministrativi:

due fatture di coffee break o due di lunch buffet.

Questo perché, come € ovvio, non possiamo comparare oggetti diversi giacché non emerge la
differenza economica tra gli stessi.

Cordiali saluti

Emanuela lorio

G AL

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Ufficio Stampa e della Comunicazione

Via del Tritone, 181 - 00187 Roma

Tel. 06.59784419
ufficiostampa@aifa.gov.it | www.aifa.gov.it

Da: brebecchini@gmail.com <brebecchini@gmail.com>

Inviato: giovedi 12 ottobre 2023 10:55

A: Cugini Raffaella <R.Cugini@aifa.gov.it>

Cc: Cordova Luisa <l.cordova@aifa.gov.it>; Perulli Maria Grazia <m.perulli@aifa.gov.it>; Ufficio Stampa Aifa
<ufficiostampa@aifa.gowv.it>

Oggetto: |: revisione prezzi ALFA FCM

Buongiorno dottoressa

Le inoltro nuovamente la richiesta per la revisione dei costi.
Grazie

Beatrice Rebecchini

Da: brebecchini@gmail.com <brebecchini@gmail.com>

Inviato: martedi 10 ottobre 2023 16:05

A: 'Cugini Raffaella' <R.Cugini@aifa.gov.it>

Cc: 'Perulli Maria Grazia' <m.perulli@aifa.gov.it>; 'Ufficio Stampa Aifa' <ufficiostampa@aifa.gov.it>; 'Cordova
Luisa' <].cordova@aifa.gov.it>; s.bianchi@alfafcm.com

Oggetto: R: revisione prezzi ALFA FCM

Gentile Dott.ssa Cugini,
come concordato durante il nostro incontro, invio la documentazione per la richiesta di revisione dei
costi, esclusivamente per il servizio catering.
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Ringraziandola per la disponibilita, resto in attesa di un Suo riscontro
Cordiali saluti
Beatrice

Beatrice Rebecchini

Amministratore Unico
Alfa FCM Srl

Cellulare 3425687271

Tel. +39 06 87758855

Email: brebecchini@gmail.com

Sede operativa: Via Barnaba Oriani 114, 00197 Roma
Sede legale: Viale Mazzini, 6 00195 Roma
www.alfafcm.com

Please consider the environment before printing this email.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali e dell’art. 616 c.p., le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente riservate
e sono indirizzate esclusivamente al destinatario indicato, oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario. Qualsiasi uso, riproduzione o divulgazione
non autorizzata di questo messaggio € vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questa e-mail per errore, vogliate avvertire il mittente al piu presto a mezzo posta
elettronica all'indirizzo brebecchini@gmail.com e distruggere il messaggio.

Da: Cordova Luisa <].cordova@aifa.gov.it>

Inviato: mercoledi 13 settembre 2023 11:34

A: Beatrice Rebecchini <brebecchini@gmail.com>

Cc: Cugini Raffaella <R.Cugini@aifa.gov.it>; Perulli Maria Grazia <m.perulli@aifa.gov.it>; Ufficio Stampa Aifa
<ufficiostampa@aifa.gov.it>; s.bianchi@alfafcm.com

Oggetto: R: revisione prezzi

Cara Beatrice, cari tutti,

per noi andrebbe bene martedi mattina alle 10.30 nella sede di via del Tritone 142.
Ci confermate?

Un saluto,

Luisa

Da: Beatrice Rebecchini <brebecchini@gmail.com>

Inviato: martedi 12 settembre 2023 12:04

A: Cordova Luisa <|.cordova@aifa.gov.it>

Cc: Cugini Raffaella <R.Cugini@aifa.gov.it>; Perulli Maria Grazia <m.perulli@aifa.gov.it>; Ufficio Stampa Aifa
<ufficiostampa@aifa.gov.it>; s.bianchi@alfafcm.com <s.bianchi@alfafcm.com>

Oggetto: Re: revisione prezzi

Cara Luisa,
al momento, per la prossima settimana io € Simona siamo libere tutte le mattine.

Un caro saluto
Beatrice

I1 giorno mar 12 set 2023 alle 11:28 Cordova Luisa <l.cordova@aifa.gov.it> ha scritto:

Cara Beatrice,

abbiamo verificato che il contratto (art. 4 comma 2) prevede: " | prezzi offerti resteranno fissi ed
invariati per i primi 12 mesi di durata contrattuale, essendo espressamente esclusa la previsione di
clausole di revisione dei prezzi ai sensi dell’art. 106 comma 1 lettera a) del Codice. Nel formulare la
propria offerta, pertanto, l'operatore economico é obbligato a tenere conto di eventuali maggiorazioni
di prezzi che dovessero intervenire durante i primi 12 mesi di durata contrattuale, rinunciando, fin
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d’ora, a qualsiasi azione o eccezione in merito. Successivamente i prezzi offerti potranno essere
soggetti a revisione nei limiti dell’indice Istat previa esplicita richiesta debitamente motivata e
documentata dal fornitore".

Possiamo quindi programmare un incontro, magari la prossima settimana, per trovare una soluzione.
Che ne dici?

un saluto,

Luisa

Da: Beatrice Rebecchini <brebecchini@gmail.com>
Inviato: lunedi 11 settembre 2023 19:27

A: Cordova Luisa <|.cordova@aifa.gov.it>

Cc: s.bianchi@alfafcm.com <s.bianchi@alfafcm.com>
Oggetto: Re: revisione prezzi

QGrazie infinite

I1 giorno lun 11 set 2023 alle 18:44 Cordova Luisa <L.cordova@aifa.gov.it> ha scritto:

Ciao,

Scusa il ritardo nella risposta. Sto facendo verificare dagli uffici le clausole del contratto e pensavo
mi rispondessero piu velocemente. Appena so meglio ti dico e ci vediamo.

Un saluto,

Luisa

Inviato da Outlook per i0OS

Da: brebecchini@gmail.com <brebecchini@gmail.com>
Inviato: Monday, September 11, 2023 10:40:59 AM

A: Cordova Luisa <].cordova@aifa.gov.it>

Cc: s.bianchi@alfafcm.com <s.bianchi@alfafcm.com>
Oggetto: revisione prezzi

Cara Luisa

Come stai? Spero tu abbia passato delle buone vacanze.

Ho visto che siete in piena attivita, sono felice.

Volevo parlarti del tariffario , dopo un anno possiamo rivedere i prezzi, penso che dovremmo fare
un incontro con la tua

Amministrazione . Ovviamente parliamo soprattutto del catering

Aspetto tue notizie

Un caro saluto e grazie

Beatrice

Beatrice Rebecchini

Amministratore Unico
Alfa FCM Srl

Cellulare 3425687271
Tel. +39 06 87758855
Email: brebecchini@gmail.com
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Sede operativa: Via Barnaba Oriani 114, 00197 Roma
Sede legale: Viale Mazzini, 6 00195 Roma
www.alfafcm.com

Please consider the environment before printing this email.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 sulla tutela dei dati personali e dell’art. 616 c.p., le informazioni contenute in questo messaggio sono strettamente
riservate e sono indirizzate esclusivamente al destinatario indicato, oppure alla persona responsabile di rimetterlo al destinatario. Qualsiasi uso,
riproduzione o divulgazione non autorizzata di questo messaggio € vietata. Nel caso in cui aveste ricevuto questa e-mail per errore, vogliate avvertire il
mittente al piu presto a mezzo posta elettronica all'indirizzo brebecchini@gmail.com e distruggere il messaggio.

Questa e-mail puo contenere informazioni riservate o comunque tutelate ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 (Codice Privacy) ed ¢ rivolta unicamente al/i soggetto/i cui ¢ indirizzata. La riproduzione,
la diffusione e 1'utilizzo non autorizzati o da parte di persone diverse dal legittimo destinatario delle
informazioni in essa contenute sono proibiti ed illegittimi. Nel caso abbiate ricevuto questa e-mail
per errore, vogliate cortesemente cancellarla. Grazie.

This e-mail contains information that may be privileged, confidential or otherwise protected from
disclosure pursuant to the provisions set forth by Legislative decree no. 196/2003 (Privacy Code)
and is intended only for the addressee(s). Unauthorized copying, dissemination or use of the
information herein or by anyone other than the intended recipient are prohibited and may be
unlawful. If you have received this e-mail by mistake, please delete it. Thank you
Questa e-mail puo contenere informazioni riservate o comunque tutelate ai sensi del D.Lgs. n.
196/2003 (Codice Privacy) ed ¢ rivolta unicamente al/i soggetto/i cui ¢ indirizzata. La riproduzione, la
diffusione e I'utilizzo non autorizzati o da parte di persone diverse dal legittimo destinatario delle
informazioni in essa contenute sono proibiti ed illegittimi. Nel caso abbiate ricevuto questa e-mail per
errore, vogliate cortesemente cancellarla. Grazie.

This e-mail contains information that may be privileged, confidential or otherwise protected from
disclosure pursuant to the provisions set forth by Legislative decree no. 196/2003 (Privacy Code) and
is intended only for the addressee(s). Unauthorized copying, dissemination or use of the information
herein or by anyone other than the intended recipient are prohibited and may be unlawful. If you have
received this e-mail by mistake, please delete it. Thank you
Questa e-mail puo contenere informazioni riservate o comunque tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice
Privacy) ed é rivolta unicamente al/i soggetto/i cui € indirizzata. La riproduzione, la diffusione e I'utilizzo non
autorizzati o da parte di persone diverse dal legittimo destinatario delle informazioni in essa contenute sono
proibiti ed illegittimi. Nel caso abbiate ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente cancellarla.
Grazie.

This e-mail contains information that may be privileged, confidential or otherwise protected from disclosure
pursuant to the provisions set forth by Legislative decree no. 196/2003 (Privacy Code) and is intended only for
the addressee(s). Unauthorized copying, dissemination or use of the information herein or by anyone other than
the intended recipient are prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail by mistake, please
delete it. Thank you

Questa e-mail puo contenere informazioni riservate o comunque tutelate ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 (Codice
Privacy) ed é rivolta unicamente al/i soggetto/i cui & indirizzata. La riproduzione, la diffusione e I'utilizzo non
autorizzati o da parte di persone diverse dal legittimo destinatario delle informazioni in essa contenute sono
proibiti ed illegittimi. Nel caso abbiate ricevuto questa e-mail per errore, vogliate cortesemente cancellarla.
Grazie.

This e-mail contains information that may be privileged, confidential or otherwise protected from disclosure
pursuant to the provisions set forth by Legislative decree no. 196/2003 (Privacy Code) and is intended only for
the addressee(s). Unauthorized copying, dissemination or use of the information herein or by anyone other than
the intended recipient are prohibited and may be unlawful. If you have received this e-mail by mistake, please
delete it. Thank you

[] Rispondi [ ] Rispondi a tutti [] Inoltra
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